Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

In liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

~ DETERMINA
N. {6 /21pEL 12 .04.2021

| OGGETTO: Accettazione offerta ricambi SKIDATA

Iiettore: Parcheggi e funivia

| Beneficiario: Skidata SRL

| Importo: €13.033,42

IL LIQUIDATORE

di ASM, Avv. Fiumefreddo A.

PREMESSO

Che ASM per la gestione dei parcheggi e funivia utilizza hardware e software acquistate da
Skidata SRL;

Che, causa usura, e necessario acquistare ricambi;
Che nel precedente anno non é stato acquistato alcun ricambio;

Che la ditta Skidata srl, ditta fornitrice, su richiesta di ASM, ha inviato un preventivo di spesa
per un totale di €13.033,42 iva esclusa, protocollo ASM n.1535 (allegata in copia alla presente);

Che si ritiene di acquistare i ricambi;

visto lo Statuto di ASM;



Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

In liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

Tutto cio premesso
Determina
1. Di accettare 'offerta della ditta Skidata srl.

Liquidare la fattura alla ditta Skidata srl per un importo di €13.033,42 iva esclusa.

Trasmettere la presente determinazione agli uffici amministrativi.

= W o

Trasmettere la presente determinazione agli uffici contabili per la liquidazione delle
fatture

5. Trasmettere la presente determinazione alla Giunta Comunale di Taormina.

Il Responsabile settore Amministrativo

Dott/ Maurizio Puglisi

Il Liquidatore

Avv. Antonio Fiumefreddo

QQ, %%A.&-



info@taorminaservizipubblici.it

Da: SKIDATA Spareparts Italy <ricambi@skidata.com>
Inviato: mercoledi 31 marzo 2021 12:01

A: asm informatica

Ce: ASM Taormina; SKIDATA Spareparts Italy; Area Tecnica
Oggetto: R: Ricambi

Allegati: 5Q ASM Taormina 31-03-21 ricambi pdf

Buongiorno Stefano,
in allegato |'offerta per i ricambi richiesta,

Un saluto

Filippo

Filippo Tomba
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TADRE NA
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We change the world of welcoming people

SKIDATA Srt i ﬁ}/(/B "J’/ﬂgﬂ

Via del Lavoro 47 | 40033 Casalecchio di Reno (BO) | Italia POSTA IN ARRIVO
(p] +39 051 411 71 70
(f] +39 05141171 71
{m) +39 337 1148601

(e] filippo tombad@skidata.com | www.skidata.it

Rispetta ['ambiente: se non & necessario, non stampare questa mail
Save a tree, Please, do not print this e-mail unless necessary

Il presente messaggio elettronico, corredato di eventuall allegati, contiene informazionl da considerarsi strettamente confidenziali o
comunque legalmente riservate, Tall informazioni sono destinate esclusivamente alla persona fisica o gluridica a cul sono rivelte. Qualora lei
non fosse la persona a cul il presents messaggia & destinato, la invitlamo ad avvertire immadiatamente il mittente e I'awisiamo che agnl
divuigazione, copla, distribuziona o utilizzo di questo messaggio o del suol eventuall allegati & vietata,

SKIDATA & un marchio ragistrato di SKIDATA AG negll US.A., nell'Unione Europea ed in altn paesi,

This electronic message and its accompanying attachments (if any) may contain information that is confidential or otherwise legally
privileged. Such information Is intended solely for the individual or entity to whom it is addressed. If you are not the intended recipient of this
message, please notify the sender immediately and be aware that any disclosure, copying, distribution, or use of this méssaga or its accompanying
attachiments (if any) is prohibited. '

SKIDATA® is a registerad trademark of SKIDATA AG In the U.S.A., the European Union and other countries,

Da: asm informatica <asminformatica@taorminaservizipubblici.it>

Inviato: mercoledi 31 marzo 2021 11:25

A: Filippo Tomba - SKIDATA <Filippo.Tomba@skidata.com>

Cc: ASM Taormina <info@taorminaservizipubblici.it>; Area Tecnica <asmareatecnica@taorminaservizipubblici.it>
Oggetto: [UNVERIFIED SENDER]Ricambi

Buongiorno Filippo,

ti chiedo di volermi sviluppare un offerta per i ricambi di seguito riportati

SKIOSK




-N1 547000120 skiosk Smart/skiosk Lite | Base board incl. QA3 CPU Scheda base
incl. QA3 CPU per skiosk Smart/skiosk Lite
-N1 547000530 skiosk Smart | Lock handle Serratura per skiosk Smart

-946010050 (riparazione) di n. 2 cooder unlimited
-946010062 (riparazione) di n. 5 feeder 2 moduli

-N.2 946010064 (acquisto) feeder 3 motori,

- N3 546010138 RULLO CODER CENTRALE BASSO TERZA POSIZIONE - BLU
- N1 546010022 LEVA VERDE CODER

- N3 546010143 RULLI CODER SUPERIORE PARTE MOBILE DIETRO NONA
POSIZIONE BLU

- N5 546010141 RULLI CODER SUPERIORE PARTE MOBILE DAVANTI OTTAVA
POSIZIONE BLU

- N5 546010136 RULLI CODER ANTERIORE BASSI PRIMA POSIZIONE BLU

- N5 546010137 RULLI CODER ANTERIORE BASSI SECONDA POSIZIONE BLU
- N2 546010106 SET PARTI LATERALI PER FEEDER

- N3 546010100 SET RULLI PER FEEDER

- N3 000633000 SCHEDA SD633 PER FEEDER

ASM Taormina
Stefano Intelisano




SKIDATA S.RAL Societa’ unipersanade | Via J, Ressal 2F | 39100 BOLZANO | Ratia

ASM di TAORMINA
Via Corso Umbarto
Palazzo Comunale
TAORMINA, ME 98039
Italia

Indirizzo di consegna

ASM di Taormina

clo Park Lumbi
via Mario Nicold Garipoli

alla c.a. Sig. Intelisano 329/7 138455

SKIDATA

KUDELSKI GROU®

Pagina 1di 3

Trascinatore Unlimited Para
Posterior

Riparazione 946010062
Trascinatore Unlimited Pare
Paosterior

Taormina, 88039
Kalla

Offerta: SQ_016790

ASM di TAORMINA ricambi

Account cliente 6200430

Facility ID FOOE900 Valuta EUR

Facility name ASM TAORMINA - Park Mazzard Data di offerta 31/03/2021

Your contact TOMBA Filippo Versione 3

Pos Articoli Tesio Quantita Prezzo % sconto Totale

0.0.1 547000120 skiosk Smart/skiosk Lite | Base 1,00 2.089,13 20,00 167130
board incl. QA3 CPU
Scheda base incl. QA3 CPU per
skiosk Smart/skiosk Lita

0.0.2 547000530 skiosk Smart | Lock handle 1,00 184,28 20,00 147,42
Serratura per skiosk Smart

0.0.3 AP 946010050  Riparazione 946010050 2,00 1.183,20 2.366,40
Cadificatore Unlimited Parte
Anteriore
Riparazione 946010050
Cadificatore Unlimited Parte
Anteriore

0.04 P s4e0ion62  Riparazione 946010062 5,00 485,00 232500

SKIDATA S.R.L Societa' unipersonale | Sede legale: Via J, Resssl2F | 39100 BOLZAND | itabla |

Telefono 0471501881 | Fax 0471501782

| Infernet www. skidata.it | Posta elettronica amministrazione(@skidata it | Sede Direzionale: Via del Lavore, 47 - 40033 CASALECCHIO DI

RENO (BO), Sede Logistica/Magazzino: Via Ungheri, 7/D - 40012 CALDERARA DI RENO | R

egistrazions 01220250213

| 4. 1T01220250219 | Banca d appoggs BANGA MPS BLZ 0103035571  IBAN IT34V010303687 1000003270733  BICISWIFT




SKIDATA

KUDELSKI GROU®P

Pagina 2di 3
Offerta: SQ_016790
ASM di TAORMINA ricambi
Account cliente 6200430
Facility 1D FO06900 Valuta EUR
Facility name ASM TAORMINA - Park Mazzard Data di offerta 31/03/2021
Your contact TOMBA Filippo Versione 3 )
Pos Articoli Testo Quantita Prezzo % sconto Totale
0.05 946010064 Coder Unlimited | Feedar module 2,00 1.351,08 20,00 216173
DFEED+
Doppio trasc doppia scatola gest
ticket 2 pos. per Coder Unlimited
0.0.8 546010138 Axle 3 complete blue 3,00 185,12 20,00 444,29
Rullo Coder centrale basso
cantrale (erza posizione)
0.0.7 546010022 LEVA VERDE 1,00 62,94 20,00 50,35
Leva verde Coder Unlimited -
Basic
0.0.8 546010143 Axle 9 complete blue Codeer 3,00 187,82 20,00 45077
unlimited
Rulli Codar supsriori parte mobile
dletro (nona posizione)
0.0.9 546010141 Axie 8 complete blue 5,00 141,08 20,00 564 32
Rulli Coder Superiori parte mobile
davanti (ottava posizione)
0.0.10 546010135 Axie 1 complete blue 5,00 95,51 20,00 382,04
Rulli Coder anteriori bassi (prima
posiziona)
0.0.11 546010137 Axde 2 complete blue 5,00 146,98 20,00 587,82
Rulli Coder anterior bassi
(seconda posiziona)
0,012 548010106 Seitenteile 1 Set 2,00 125,55 20,00 200,88
side frame set
0.0.13 3546010100 Rollensatz komplett 3,00 245,36 20,00 588,86
Set of rolis
0.0.14 000633000 SCHEDA SD&33 controllo trascin 3,00 443 81 20,00 1.065,14
Scheda S0633 Feeder Unlimited /
Coder Unlimited
0015  sor SPESE DI TRASPORTO 1,00 27,00000 27.00
COSTO DI SPEDIZIONE
Totale 13.033.42
Totale 13.033.42

SKIDATA 5.R.L Sccieta’ unipersonale | Sade legale: Via J. Ressel2F | 39100 BOLZANQ | ftalia |

Telefono 0471501861 | Fax 0471501782

| Internet www.skidata.it | Posta elsttronica amministrazione@skidata it | Sede Direzionala: Via ded Lavoro, 47 - 40033 CASALECCHIO DI
RENO (BO), Seda LogisticaMagarzing: Via Ungheri, 7/D - 40012 CALDERARA DI RENO | Registrariona 01220250215
| Pl 1101220250219 | Banca o appoaglx BANCA MPS BLZ 0103028671 | IBAN IT240103038571000083270733 | BICISWIFT




SKIDATA

KUDELSKI GROUW®

Si considerano concordate le condizioni di fomitura e di pagamento di SKIDATA.

Importo netto
IVA 22,00%
Totale EUR

Madalita di consegna
Termini di consegna FRANCO+ADDEBITO
Valid until 30/04/2021

La presente quotazione pud essere accettata tutta o in pane e sard ritenuta accettata solamente con:
- comunicazione CIG di riferimento e determina

Si prega inaltre di indicare/confermare:

- Indirizzo di spedizione

- Contatto telefonico da comunicare al corriere

Senza queste informazioni non sard possibile spedire la merce

N.B. In caso di intarvento, la presente offerta & da ritenersi preliminare,
poiché l'importo potrebbe varfare a seconda delle reali esigenze riscontrate in corso d'opera.

Pagamento:
Anticipato

SKIDATA S R.L Societs’ unipersonale | Seda legate: Via J. Ressel2f | 39100 BOLZANO | Malia |
Telefono 0471501881 | Fax 0471501782

Pagina Jdi 3

13.033.42
2.867,35

1590077

| Internet www.skidata.il | Posta elettronica amministrazions skidata it | Seds Direzionale: Via del Lavoro, 47 - 40033 CASALECCHIO DI
RENO {BO), Sede LogisticaMagazzina: Via Ungheri, 7/D - 40012 CALDERARA DI RENO | Registrazione 01220250219

1111012025621 | Banca d appoggie: BANCA MPS BLZ 0103036671 |

IBAN IT34/010303867 1000063270733 | BIC/SWIFT




Successful Mail Delivery Report

Oggetto: Successful Mail Delivery Report

Mittente: MAILER-DAEMON@posta.consielte.it (Mail Delivery System)
Data: 02/04/2021, 11:42

A: annacatalano@taorminaservizipubblici.it

This is the mail system at host posta.consielte.it.

Your message was successfully delivered to the destination(s)
listed below. If the message was delivered to mailbox you will
receive no further notifications. Otherwise you may still receive
notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system
<antoniocfiumefreddoasm@gmail.com>: delivery via

gmail-smtp-in.(.google.com[142.251.5.26]:25: 250 2.0.0 CK 1617356534
ul3si8204966wmq.86 - gsmtp

Reporting-MTA: dris; posta.consielte.it

Original-Envelope-Id: <lca78al5-3edc-9156-8b79-4c3c¢9734ef97@taorminaservizipubbiici.it>
X-Postfix-Queue-ID: 8A9D6A7EC3

X-Postfix-Sender: rfc822; annacatalano@taorminaservizipubblici.it

Arrival-Date: Fri, 2 Apr 2021 11:42:06 +0200 (CEST)

Final-Recipient: rfc822; antoniofiumefreddoasm@gmail.com
Original-Recipient: rfc822;antoniofiumefreddoasm@gmail.com

Action: relayed

Status: 2.0.0

Remote-MTA: dns; gmail-smtp - in.l.google.com

Diagnostic-Code: smtp; 258 2.0.0 OK 1617356534 ul3si82@4966wniq.86 - gsmtp

Return-Path: <annacatalano@taorminaservizipubblici.it>
Received: from [192.16&.18.88] (unknown [46.18.142.154])
by posta.consielte.it (Postfix) with ESMTPSA id 8A9D6A7EC3
for <antoniofiumefreddoasm@gmail.com>; Fri, 2 Apr 2021 11:42:06 +0200 (CEST)
From: AC ASM Taormina <annacatalano@taorminaservizipubblici.it>
Subject: bozza determina accettazione offerta SKIDATA
To: antoniofiumefreddo liquidatore asm <antoniofiumefreddoasm@gmail.com>
Message-ID: <1lca7@a85-3edc-9f56-8b79-4c3c9734ef97@taorminaservizipubblici.it>
Date: Fri, 2 Apr 2021 11:41:58 +0200
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:78.0) Gecko/20100101
Thunderbird/78.9.0
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="-----------. D22D87FODE933FC7B51D7B2B™
Content-Language: it
X-Antivirus: Avast (VPS 210401-0, 01/04/2021), Outbound message
X-Antivirus-Status: Clean

1dil 02/04/2021, 11:43



Re: bozza determina accettazione offerta SKIDATA

Oggetto: Re: bozza determina accettazione offerta SKIDATA

Mittente: antoniofiumefreddo liquidatore asm <antoniofiumefreddoasm@gmail.com>
Data: 02/04/2021, 11:49

A: AC ASM Taormina <annacatalano@taorminaservizipubblici.it>

" In relazione alla determina desidero sapere se gli uffici ritengono congruo il prezzo del'offerta
in preventivo inviataci da Skidata. Grazie

Il giorno ven 2 apr 2021 alle ore 11:42 AC ASM Taormina
<annacatalano@taorminaservizipubblici.it> ha scritto:
 Egr. Avv. A, Fiumefreddo

con la presente si trasmette bozza determina per accettazione offerta
SKIDATA riguardante l'acquiste di accessori di ricambio, al costo
complessivo di € 13.033,44 |VA Esciusa, per Vs conoscenza e sottoscrizione
Cordiali saiuti.

L'Ufficio Amministrazione di ASM Taormina

Mario Ensabella

Questa e-mail e stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.

https://www.avast.com/antivirus
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AZIENDASERVIZI MUNICIPALIZZAT! - TAORMINA

Sede ed uffici 4 °piano Park Lumbi
Via Marien ¢ Nicold Garipoli
98039 Taormina (ME)

tel. 09426838084 fax 0942.683806
p. dva 01982940833

hitp: // www taormimaservizipubblici.it
e-mail: asmtacsrminua@gmail.com
pec: asmtasonminaid gigapec.it

ASIEROA SEAVID BNHHCKALISEAT!
TACNRIIA
Prat. N. ALE )

Date /{Z/\OA L2034
POETA m ARRIVO

A —— 4 W

Taormina li’ 12 Aprile 2021

Al Liquidatore
Avv. A. Fiumefreddo

€

Al Responsabile Amministrativo
Dott. M. Puglisi

¢

AlCU.O.T
Sig. C. Portogallo

In risposta alla opportuna nota che allego alla presente comunico quanto segue.

Causa usura e/o rottura delle componenti Skidata ritengo opportuno I'acquisto del
materiale elencato in determina, materiale che essendo di macchine specifiche si possono

reperire solo dal produttore, per I'appunto “SKIDATA”

La cassa K12, di funivia monte, risulta essere con la scheda logica guasta.

Questo fa si che per la sua riparazione ¢ necessario |’acquisto della stessa, che non é tra
i componenti che vanno ad usura, che risulta non pit avviabile mostrando lo schermo nero al

SUo ayvio.

Durante il 2020, per far fronte immediato ai guasti dei coder, usura dei gommini di
trascinamento e rottura del motorino di trascinamento, ho dovuto utilizzare anche I’apparato di
funivia monte che ho ritenuto lavorare meno e quindi pit sacrificabile perché rimasto senza

ricambi,




Dei Codet guasti per problemi di trascinamento dovuto ad usura di gommini © a rottura
del motorino ho provveduto al loro smontaggio creando solo 2 c.oder che raggruppavano i
componenti deteriorati.

Un coder € composto da dei rulli di trascinamento posizionati in 4 assi.

A seguito del primo coder che presentava problemi, lo stesso veniva messo in
magazzino e utilizzato come pezzo di ricambi.

Man mano il presentarsi di guasti la riparazione avveniva sostttuendo il pezzo soggetto
ad usura con quello ancora in buone ~condizioni ;dei \‘C()d(.vl'.',.q precedmemcnte messo in

magazzino. Ty

Considerato i quattro assi di gommini, considerato -il motore di’ trascinamento, la
riparazione di un coder ¢ da considerarsi come se fosse il quantltatwo di'n.5 coder se spediti

X

ogni volta che si presentava una rottura. SRR S

Se invece si fosse chiamato il tecnico in sede, il costo della riparazione sarebbe stata
gravata da un ulteriore somma di trasferta che ammonta ad euro 500,00 circa.

Nel preventive di spesa chiesto a Skidata sono stati inseriti anche gli assali dei coder
soggetti ad usura, cosi da poter intervenire in considerazione d| poter superare il 2021 senza
considerare ulteriori spese non prevedibili.

Ad usura rientra anche la parte posteriore al coder, il feeder.

[l feeder corrisponde all’interfaccia di collegamento del coder; ne consegue che un
malfunzionamento del feeder si riflette sul lavoro del coder.

Nel preventivo ¢ stata considerata la sostituzione di cinque feeder ritenuti
malfunzionanti.

Riguardo i prezzi presenti in determina non sono altro che i prezzi presenti sul listino
Sidata, come opportunamente giustificati dall’allegato.

Nel recente passato sono gia stati acquistati ricambi di questo gerlcre avvalendosi del
listino Skidata.

[1 manutentore informatico




A bozza determina accettazione offerta SKIDATA

1dil

Oggetto: Re: bozza determina accettazione offerta SKIDATA

Mittente: antoniofiumefreddo liquidatore asm <antoniofiumefreddoasm@gmail.com >
Data: 02/04/2021, 11:49 :

A: AC ASM Taormina <annacatalano@tsorminaservizipubblici.it>

" In relazione alla determina desidero sapere se gli uffici ritengono congruo it prezzo del'offerta
in preventivo inviataci da Skidata. Grazie

Il giorno ven 2 apr 2021 alle ore 11:42 AC ASM Taormina
- <annacatalano@taorminaservizipubblici.it> ha scritto:
I Egr. Avv. A. Fiumefreddo

con la presente si trasmette bozza determina per accettazione offerta

- SKIDATA riguardante l'acquisto di accessori di ricambio, ai costo
complessivo di € 13.033,44 VA Esciusa, per Vs conoscenza e sottoscrizione
Cordiali saiuti.

- L'Ufficio Amministrazione di ASM Taormina

Mario tEnsabella

Questa e-mail é stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
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