Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

DETERMINA
N. 32, /21 DEL 25.06.2021

OGGETTO: incarico all’avvocato Claudio Basile.

IL LIQUIDATORE

di ASM, avv. Antonino Fiumefreddo
PREMESSO

Che in data 30/03/2017 & stato sottoscritto con la societa Wintime SpA il contratto di
somministrazione di lavoro a termine giusta determinazione di presa d’atto di sottoscrizione
convenzione n. 140 del 30/03/2017.

Che con nota assunta al n. 2933 prot. ASM del 15.06.2021, I'avvocato Adriano Ruocco ha
inviato la diffida ad adempiere al pagamento dovuto alla Wintime SpA per I'importo di €
901.750,24 oltre interessi moratori.

Che si ritiene di affidare all'avvocato Claudio Basile I'incarico di predisporre una nota per
poter avviare trattative per la definizione stragiudiziale onde evitare la fase monitoria.

Che il preventivo di parcella richiesto all’avvocato Basile, assunto al n. 2985 prot. ASM del
17.06.2021, e pari all'importo di € 4.311,58.

Visto lo Statuto di ASM.
' Tutto cio premesso
Determina di
1) Nominare, per i motivi in narrativa espressi, per la questione in premessa evidenziata,
I'avvocato Claudio Basile, con studio in Catania, via Asilo Sant’Agata n. 74.
2) Prevedere la liquidazione secondo quanto indicato nelle proposte di parcella allegate
alla nota n. 2985 prot. ASM del 17.06.2021. ;
3) Trasmettere la presente determina all’avvocato Claudio Basile con invito a rendere
costantemente informata I’Azienda su ogni fase e aspetto del procedimento.
4) Trasmettere la presente determinazione agli uffici amministrativi per gli adempimenti
consequenziali.
5) Trasmettere la presente determina alla Giunta Municipale.
[l responsabile amministrativo
Dott. I. Maurizio Puglisi
A [l Liquidatore
vv. Antonino Fiumefreddo
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asmtaormina@gigapec.it

Da: claudio.basile <claudio.basile@pec.ordineavvocaticatania.it>

Inviato: mercoledi 16 giugno 2021 18:10

A: asmtaormina@gigapec.it

Ce: antoniofiumefreddoasm@gmail.com

Oggetto: Re:Protocollo ASM 2933 - Trasmissione diffida ad adempiere WINTIME
Allegati: Preventivo-ASM vs WINTIME SPA pdf

In riscontro alla Vostra, dopo aver contattato il legale di controparte, preso atto del
mandato di pagamento in favore di Wintime disposto in data odierna, mi appresto a
formulare una formale lettera di risposta alla diffida ad adempiere e definire la
successiva attivita volta alla definizione stragiudiziale della controversia.

Allego pertanto preventivo di parcella per I'attivita prevista.

T

Avvocato Claudio Basile _,A:}w%g}mv&( &ML’JFLL{.K%
; ?AG#W!NA
Prot. N, 7;(’@ 5

) Oata /(‘;/96/ ZC-' 2/{
Da "PEC ASM Taormina” asmtaormina@gigapec. it / i

A claudio basile@pec.ordineavvocaticatania.it POSTA IN ARRIVO
Cce "antoniofiumefreddo liquidatore asm" antoniofiumefreddoasm@gmail.com
Data Tue, 15 Jun 2021 15:31:11 +0200

Oggetto Protocollo ASM 2933 - Trasmissions diffida ad adempiere WINTIME

Le trasmetto in allegato la diffida ad adempiere della Wintime e la
richiesta della documentazione cartacea relativa ai rapporti di
somministrazione.

L'avvocato Fiumefreddo vorrebbe affidarle l'incarico per contattare
I'avv. Ruocco per tentare di arrivare a una possibile soluzione.

Pertanto le chiedo di visionare gli atti ed eventualmente contattare il
dott. Puglisi per maggiori dettagli.

Resto in attesa del preventivo di parcella per la determina di incarico.
La ringrazio.

Cordiali saluti

L'Ufficio Amministrazione di ASM

Anna Catalano




Preventivo ex artt. 13, comma 5, L. n. 247/2012 e 27 Codice
deontologico forense.

Da valere ad ogni effetto di legge tra:

“A.S.M. Taormina Spa (P.IVA: 01982940833), in persona del suo legale
rappresentante pro tempore Avv. Antonio Fiumefreddo, di seguito
denominata "“Cliente"

e

I'Avv. Claudio Basile del foro di Catania (CF: BSLCLD63B0O8C351E), con
studio in Via Asilo S.Agata n. 74, polizza assicurativa: Amissima Polizza n.
n.821168586, di sequito denominato "Avvocato"

_ relativamente al seguente incarico:
Lettera di riscontro a diffida del 15.06.2021 da Wintime spa.

Eventuale predisposizione di una scrittura privata registrata sottoscritta
dalle parti.

Valore dell'affare: da € 520.001 a € 1.000.000.

1) Determinazione del compenso e informazione sulla prevedibile
misura dei costi della prestazione

Al sensi dell’art. 13, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247,
I'’Avvocato dichiara e la Cliente prende atto che la prevedibile misura dei
costi della prestazione & determinata come segue: '

1.1) Compenso:
Descrizione Importo
Compenso redazione scrittura privata € 3.205,00

Lettera di riscontro

Spese generali (15% ) € 540,75
Cassa Avvocati (4% ) € 165,83
- Totale accessori:  €706,58




TOTALE PREVENTIVO: € 4.311,58 (Euro quattromilatrecentoundici/58).

Catania/Taormina, li 16/06/2021

Avv. Claudio Basile




asmtaormina@gigapec.it ,
' e m

Da: | PEC <adrianoruocco@pec,studiolegaIeruocco.it>
Inviato: martedi 15 giugno 2021 13:02

A: asmtaormina@gigapec.it

Oggetto: DIFFIDA AD ADEMPIERE

Allegati: diffida Taormina.pdf

Si prega di prendere visione dell’allegata comunicazione inoltrata con mezzo di spedizione equipollente a quello
della raccomandata con awviso di ricezione. -

Con i pit distinti saluti,

avv, Adriano Ruocco
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Studio Legale Ruocco

Avv. Adriano Ruocco
Awv, Enrico Romano
Awv. Alfonso Quarto
Awv. Luigi Franceschini

Spett.le ASM

Azienda Sevizi Municipalizzati Taormina
-in liquidazione-

Via Mario e Nicold Garipoli

98039 Taormina (Me)

c.a. Preg.mo Liquidatore

Avv. Antonio Fiumefreddo

P.e.c.; asmtaormina@gigapec.it

-- S —

Oggetto: Diffida ad ademplere al pagamento di €901.750,24 oltre interessi moratori

In nome e per conto di WinTime Agenzia per il Lavoro s.p.a., domiciliata presso lo studio del
sottoscritto procuratore, faccio seguito ai precorsi collogui, riunioni e corrispondenza per contestare,
preliminarmente, il contegno assunto dalla Vs. Spett.le Societa che, in dispregio dei gentilizi accordi, ha
disatteso la prospettata pianificazione del debito volta a ripianare la considerevole esposizione maturata nei
confronti della mia Assistita.

Ed invero, a pili riprese, Win Time S.p.a. ha anticipato ll costo lordo del personale somministrato - da
Voi con soddisfazione utilizzato - per €901.750,24 oltre interessi moratori, decorrenti dalla data di scadenza,
delle singole fa#ture; sul punto, non va tralasciato di considerare quanto gia ribadito e ciod che, in assenza di
qualsivoglia ga”ranzla, la gravosa anticipazione & divenuta insostenibile, non solo, per le sollecitazioni
provenienti dagli organi di controllo societario ma anche per le segnaazioni provenienti dai partner bancari
con cui il rapporto si & teso a causa della gravosa e non garantita anticipazione.

In ragione di quanto sopra esposto, nel dichiararVi decaduti dal beneficio dei termini di pagamento
ancora eventualmente a scadere, Vi invito e diffido a voler procedere all'immediato pagamento dellim porto
di €901.750,24, oltre interessi moratori facendo espresso avvertimento che, in difetta di immediato
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Avv, Adriano Ruocco
Avv, Enrico Romano
Awv. Alfonso Quarto
Awv, Luigi Franceschini

dalla legge fallimentare.

fase contenziosa, si porgono i

Napoli 15/06/2021

Studio Legale Ruocco

riscontro, trascorsi ulteriori 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente si dara corso al mandato
gia conferito peril recupero coattivo del credito in sofferenza che, per sua natura, essenziale per I'andamento
dell'impresa, da evidenza dello stato di decozione della vs. Societa che & assoggetata alla disciplina prevista

Col vivo auspicio che la pendenza possa essere definita evitando, in questo mado, lo slittamersto in

pil distinti saluti.
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