Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

In liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.201 1

DETERMINA
N. 92 ¥ /20 DEL  4¢.10.2020

| OGGETTO: Accettazione offerta TIM

l Settore: Uffici amministrativi

l Beneficiario: TIM j

| Importo: €1.232,00

IL LIQUIDATORE

di ASM, Avv. Fiumefreddo A.

PREMESSO

Che ASM ha affidato il servizio di fonia alla ditta TIM, sia per il reparto fisso che mobile.

Che, a seguito della rimodulazione degli uffici amministrativi & sorta 'esigenza di ampliare i
terminali telefonici a disposizione ed e stato chiesto un preventivo di ampliamento per
I'acquisto di tre apparecchiature pilt uno switch per la gestione dei dispositivi collegati.

Che, a seguito obsolescenza del vecchio dispositivo, il CUOT necessita di un dispositivo mobile
nuovo per I'espletazione delle sue funzioni; é stato individuato il dispositivo HUAVEI P40 LITE.

Che TIM, ha inviato un preventivo di spesa per un totale di €972,00 per la telefonia da scrivania
e di €360 per I'apparato mobile comprensivo di assicurazione all risck, protocollo ASM n.3635
e protocollo ASM N.3630 (allegata in copia alla presente)

visto lo Statuto di ASM;



Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

In liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

Tutto cio premesso
Determina
Di accettare il preventivo della ditta TIM.

Liquidare la fattura alla ditta TIM per un importo di €1.232,00 iva esclusa.

Trasmettere la presente determinazione agli uffici amministrativi.

1.
2.
3.
4,

Trasmettere la presente determinazione agli uffici contabili per la liquidazione delle
fatture

5. Trasmettere la presente determinazione alla Giunta Comunale di Taormina.

11 C.U.O.T

Sig. CarmeloPortogallo

Il Liquidatore

(\ZlEf\l

v Antonio Fiumefreddo y
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Oggetto: R: Ampliamento comunicazione integrata. Nuova richiesta
Mittente: Nifosi' Renzo <renzo.nifosi@telecomitalia.it>

Data: 28/09/2020, 16:16
A: asm informatica <asminformatica@taorminaservizipubbilici.it>

CC: ASM Taormina <info@taorminaservizipubblici.it>, Area Tecnica <asmareatecnica@taorminaservizipub blici.it>

Buon pomeriggio, in allegato ns offerta economica aggiornata a copertura delle esigenze manifestate.

Cordiali saluti
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Account Manager Core Business
C.so Cavour, 1 - 98122 Messina

Feta 9 €/ Q f/ 2290

Cell +39 331 6007419
Fax +39 06 41869831
Mail renzo nfosi@telecomitalia it Y i
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Tim Official. Eacebook - Twitter - www.timit

Da: asm informatica <asminformatica@taorminaservizipubblici.it>
Inviato: mercoledi 23 settembre 2020 16:30
A: Nifosi' Renzo <renzo.nifosi@telecomitalia.it>

Cc: ASM Taormina <info@taorminaservizipubblici.it>; Area Tecnica <asmareatecnica@taorminaservizipubblici.it>

Oggetto: [EXT] Re: R: Ampliamento comunicazione integrata. Nuova richiesta

Buonasera,

la presente per richiedere un aggiornamento all'offerta precedente, volendo considerare ai tre terminali gia chiesti,

altri due.

Il manutentore informatico
Intelisano Stefano

----- Messaggio originale -----

Da: Nifosi' Renzo <renzo.nifosi@telecomitalia.it>

A: asm informatica <asminformatica@taorminaservizipubbilici.it>

Cc: Carmelo Portogallo <carmeloportogallo@taorminaservizipubblici.it>
Inviato: Thu, 11 Jun 2020 19:50:30 +0200 (CEST)

Oggetto: Re: R: Ampliamento comunicazione integrata

Allego alla presente it documento mancante.

Chiedo scusa per linconveniente.

Cordialita

Renzo Nifosi

TIM

Renzo Nifosi

Business & Top Clients

Sales Sud - Private & Public Sicilia, Calabria

Account Manager Core Business

29/09/2020,09:18



R: Ampliamento comunicazione integrata. Nuova richiesta

C.so Cavour, 1 — 98122 Messina

Cell +39 331 6007419

On Thu, Jun 11, 2020 at 5:04 PM +0200, "Nifosi' Renzo"
<renzo.nifosi@telecomitalia.it> wrote:

Buon pomeriggio, in allegato la ns. offerta che fa seguito alla Vs. di pari oggetto e relativamente a quanto
emerso dalla survey tecnica di ieri.

Cordiali saluti
Renzo Nifosi

TIM

Renzo Nifosi
Business & Top Clients

Sales Sud - Private & Public Sicilia, Calabria
Account Manager Core Business

C.so Cavour, 1 - 98122 Messina
Cefl +33 3316007419
Fax +39 06 41869831

Mail renzo. nifosi@tetecomitalia.t
Tim Official:
Facebook
- Twitter
- www.timit

Da: asm informatica <asminformatica@taorminaservizipubblici.it>

Inviato: giovedi 28 maggio 2020 09:29

A: Nifosi' Renzo <renzo.nifosi@telecomitalia.it>

Cc: asm informatica <asminformatica@taorminaservizipubblici.it>; Carmelo Portogallo
<carmeloportogallo@taorminaservizipubblici.it>

Oggetto: [EXT] Re: R: Ampliamento comunicazione integrata

Buongiorno,

Si chiede di aggiornare la stessa considerando due dispositivi corded e due dispositivi cordless.
° Si chiede di verificare se, nell'ampliamento, & da aggiungere n.1 switch 8 porte.

L'addetto Informatico
Stefano Intelisano

----- Messaggio originale -----

Da: Nifosi' Renzo <renzo.nifosi@telecomitalia. it>

A: asm informatica <asminformatica@taorminaservizipubblici.it>

Inviato: Mon, 18 May 2020 09:29:35 +0200 (CEST)

Oggetto: R: Ampliamento comunicazione integrata

@font-face
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R: Ampliamento comunicazione integrata. Nuova richiesta
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Buongiorno, in allegato la ns. offerta che fa seguito alla Vs. di pari oggetto e relativamente a quanto emerso in
- sede di sopralluogo effettuato dal ns.
- tecnico.

~ Cordiali saluti
. Renzo Nifosi

TIM
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Renzo Nifosi
Business & Top Clients

Sales Sud - Private & Public Sicilia, Calabria
| Accourt Manager Core Business

i C.so Cavour, 198122 Messina

| Cell +39 331 8007419

| Fax +39 08 41869831

Mait
. tenzo.nifosi@telecomitalia
. Tim Official:

| Eacebook

| - www.tim it

' Da: asm informatica <asminformatica@taorminaservizipubblici.it>

Inviato: mercoledi 19 febbraio 2020 10:41
. A: Nifosi' Renzo <renzo.nifosi@telecomitalia. it>
' Oggetto: [EXT] Ampliamento comunicazione integrata

- La presente per richiedere, relativamente alla nostra sede di contrada Lumbi, preventivo di spesa per
ampliamento dell'attuale soluzione in consistenza
- di ulteriori

- tre apparati telefonico, uno tipo cordless e due corded. con i relativi punti rete.

il referente di ASM
- Stefano Intelisano

Questo messaggio e i suoi allegati sono indirizzati esclusivamente alle persone indicate. La diffusione, copia o quaisiasi
altra azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente vietate, Qualora abbiate ricevuto
questo documento per

errore siete cortesemente pregati di darne immediata comunicazione al mittente e di provvedere alla sua distruzione,
Grazie.

This e-mail and any attachments is confidential and may contain privileged information intended for the addressee(s)
only. Dissemination, copying, printing or use by anybody else is unauthorised. If you are not the intended recipient,
| please delete this message
! and any attachments and advise the sender by return e-mail, Thanks.

Rispetta 'ambiente. Non st e questa mail se non & necessario.

-— Allegati:

terminali nici switch_.pdf

183 kB

29/09/2020,09:18
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ASM AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI TAORMINA
Prot.2020-584982 del 28/09/2020 Contrada Lumbi
98039 Taormina (ME)
CF 0000001982940833
Settembre 2020

Oggetto: Ampliamento TIM Comunicazione Integrata Smart Full Cloud

Facciamo sequito alla Vs. richiesta di ulteriore rettifica del 23 u.s. e relativa a quanto in oggetto Vi
formuliamo nostra proposta economica.

Tale ampliamento di consistenza, in sequito al sopralluogo effettuato, prevede:
« Fornitura di n.5 Telefoni fisso da scrivania con i relativi costi al netto dell'lVA

- Canone mese (x 36 mesi) € 15,00

- Canone manutenzione (*) € 500
« Fornitura di n.1 Switch POE 8 porte con i relativi costi al netto dell’IlVA

- Canone mese (x 36 mesi) €5,00

- Canone manutenzione (*) € 2,00

(*) il canone di manutenzione verra applicato fino alla risoluzione contrattuale

Le condizioni economiche sopra esposte e la definizione contrattuale restano, comunque,
subordinate alla validazione da parte della funzione aziendale Telecom ltalia Credit Management ed al
pagamento di eventuali morosita pregresse alla data della presente.

Condizioni Generali

Le condizioni economiche sopra esposte sono espresse tutte in Euro Iva esclusa. Per qualsiasi
controversia che dovesse sorgere tra il Cliente e Telecom ltalia in merito all'interpretazione e/o
all'esecuzione dei contratti sara competente in via esclusiva il foro di Milano. Per tutte le altre condizioni si
rimanda ai modelli di adesione ai servizi di che trattasi.

Esclusioni e validita dell’offerta

Dalla presente proposta di Telecom Italia resta escluso tutto quanto non espressamente previsto.
La validita dell’'offerta & 30 gg dalla data della presente.

Posizione Antimafia

Nulla osta ai fini dell’art.67 del D. Lgs. 159 del 6 Settembre 2011 e s.m.i. e del D.Lgs. 231/2001:
L'offerente dichiara che in tutte le attivitd svolte ai fini della procedura in oggetto, sono state rispettate le
disposizioni contenute nel “Codice Etico, adottati dalla Societa TIM. TIM si impegna altresi all’'osservanza di
TIM S.p.A.

Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano Codice Fiscale/P. IVA e Iscrizione ol Registro delle Imprese
Sede secondaria e Direzione Generale: Corso d’ltalio, 41 - 00198 Roma di Milano: 00488410010
Casella PEC: telecomitalioc@pec.telecomitatia.it Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799

Capitale Sociale € 11.677.002.855,10 interamente versato




2 Richiesta terminale

v

Oggetto: R: Richiesta terminale

Mittente: Nifosi' Renzo <renzo.nifosi@telecomitalia.it>

Data: 28/09/2020, 11:42

A: asm informatica <asminformatica@taorminaservizipubblici.it>

CC: ASM Taormina <info@taorminaservizipubblici.it>, Area Tecnica <asmareatecnica@taorminaservizipubblici.it>

Buongiorno, purtroppo il terminale richiesto risulta esaurito, in alternativa proponiamo il seguente:
Noleggio

Vendita in con durata | eay.
2 24 mesi- v
Soluzinie canone AR
Unica ie.(C) o e
ie(C) (%)
P40 Lite L 1
‘ HUAWEI _DU AL SIM B - Midnight Black 777591 ‘ 240,00 10,00 10,00 5,00

In allegato il riepilogo economico, con la soluzione in vendita rateale per 24 mesie comprensiva di assistenza tecnica sul prodotto.

per redigere i modelli contrattuali, nel caso di positivo riscontro, avrei necessita di ricevere anche stesso mezzo i seguenti documenti:
1) Documento (fronte e retro) e codice fiscale di chi firmera il contratto

2)  Visura camerale dellEnte con anzianita inferiore ai 6 mesi

3) Determina dispesacon cig a copertura dei costi per il primo anno e riportati nel riepilogo economico

Successivamente alla ricezione dei suddetti documenti sara mia cura inviare | modelli gia compilati da sottoscrivere per procedere con
. Iinserimento dell'ordine.

Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Renzo Nifosi

TIM

Renzo Nifosi

Business & Top Clients

Sales Sud - Private & Public Sicilia, Calabria
Account Manager Core Business

C.so Cavour, 1 - 98122 Messina

Celi +39 331 6007419

Fax +39 06 41869831

Mail renzo nfosi@telecomitalia.t

Tim Official. Facebook - Twitter - www.timit

Da: asm informatica <asminformatica @taorminaservizipubblici.it>

Inviato: mercoledi 23 settembre 2020 16:34

A: Nifosi' Renzo <renzo.nifosi@telecomitalia.it>

Cc: ASM Taormina <info@taorminaservizipubblici.it>; Area Tecnica <asmareatecnica @taorminaservizipubblici.it>
Oggetto: [EXT] Richiesta terminale

Salve,
si richiede preventivo per l'acquisto di un terminale mobile, tipo Huavei P30 Lite, da abbinare alle sim in nostro

. pOSSesso.

Il manutentore informatico di ASM
Intelisano Stefano

e KO SERTL] KIS ML ACTAT!
| THOTRA

‘ Prat. N. SC@Q

oota_J8/98/ Join

POBTA IN ARRIVO

1di2 28/09/2020, 12:4°




i s

R: Richiesta terminale
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Questo messaggio e i suoi aflegati sono indirizzati esclusivamente alle persone indicate. La diffusione, copla o qualsiasi
altra azione derivante dalla conoscenza di queste informaziani sono rigorosamente vietate. Qualora abbiate ricevuto
questo documento per errore siete cortesemente pregati di darnme immediata comunicazione al mittente e di
provvedere alla sua distruzione, Grazie.

This e-mail and any attachments is confidential and may contain privileged information intended for the addressee(s)
only. Dissemination, copying, printing or use by anybody else is unauthorised. If you are not the intended recipient,
please delete this message and any attachments and advise the sender by return e-mail, Thanks.

Rispetta I'ambiente. Non st e questa mail se non & necessario.

— Allegati:

’ riepilogo economico.pdf

321 kB

28/09/2020,12:4
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