Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

In liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

DETERMINA
N. 485/21 DEL 23.0%1.2021

| OGGETTO: Biglietti bianchi.

| Settore: Parcheggi e funivia

[ Beneficiario: Pirrone s.r.L

I Importo: €5.800,00 +iva

IL LIQUIDATORE

di ASM, Avv. Fiumefreddo A.

PREMESSO

Che ASM gestisce i parcheggi Lumbi, Portacatania, Mazzaro e I'impianto funiviario;
Che necessita rifornire sia le colonnine di ingresso sia le casse automatiche di biglietti bianchi;

Che sono stati chiesti numero 4 preventivi: - Arti Grafiche Julia prot. 3476 - Skidata s.r.l prot.
3477 - Pirrone s.r.l prot. 3478 - Mecstar prot. 3479.

Che il preventivo piu basso risulta essere quello della ditta Pirrone s.r.l..

PERTANTO

Bisogna procedere all’acquisto dei beni sopra indicati nella misura di numero 1.000.000
biglietti.



Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

In liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

Tutto cio premesso

Determina

1. Diaccettare 'offerta della ditta Pirrone s.r.l. per un importo di €5.800,00 piu iva;
2. Liquidare la fattura alla ditta Pirrone s.r.l, dopo avvenuta fornitura.

3. Trasmettere la presente determinazione alla ditta Pirrone s.r.l.

4, Trasmettere la presente determinazione agli uffici amministrativi.

5. Trasmettere la presente determinazione agli uffici contabili per la liquidazione delle
fatture

6. Trasmettere la presente determinazione alla Giunta Comunale di Taormina.

Il Responsabile Amministrativo

Dott. Maurizio Puglisi

Il Liquidatore
Avv.Ahtonio Fiumgfreddo

‘= & Lar=



Zimbra asminformatica@taorminaservizipubblici.it

I: Biglietti Skidata

Da : Marco Stopper | Arti Grafiche Julia Spa mar, 13 lug 2021, 09:46
<marco.stopper@agjulia.it> 21 allegato
Oggetto : I: Biglietti Skidata
A : asminformatica@taorminaservizipubblici.it

Buongiorno Stefano,
come da sua richiesta Le invio il preventivo per la produzione dei ticket neutri certificati Skidata:

1.000.000 a € 6,65 per 1000 pz.

Spese trasporto incluse.

Consegna 4 settimane. ' Mh o
AV ‘

Rimango a disposizione. Y o

Marco Stopper | Ufficio Commerciale Italia

Ph. +39 040 3897 434 | Mob. +39 335 703 5396 | Fax +39 040 381260

J U L' Via Travnik, 7 | 34018 San Dorligo della Valle Z.1. | Trieste — Italy

web: http://www.agjulia.it | e-mail: agjulia@agijulia.it

SRTE GRAFICHE JULIA SeN
ATTENZIONE: Il contenuto di questo messaggio & rivolto unicamente alle persone cui & indirizzato. Ne sono vietati la canservazlone, riproduzione, |a diffusione e 'uso in mancanza di autorizzazione.
Se l'avete ricevuto per errore vogliate eliminare il messaggio in modo permanente e darcene notizia. Analizzate sempre gli allegati prima di aprirli. Per la informativa privacy completa clicca qui.
ATTENTION: This message and any files transmitted with it is intended for the addressee only and may contain information that is confidential or privileged. Unauthorized use is strictly prohibited
and may be unlawful, If you are not the addressee, you should not read, copy, disclose or otherwise use this message. For our privacy policy click here.

Da: asm informatica [mailto:asminformatica@taorminaservizipubblici.it]
Inviato: lunedi 12 luglio 2021 10:55

A: Logistica | Arti Grafiche Julia Spa <logistica@agjulia.it>

Oggetto: Biglietti Skidata

Salve,

la presente per richiedere un preventivo per n. 1.000.000 biglietti certificati skidata neutri.

ASM Taromina
Stefano Intelisano
3401399499

JULI sgenson

SHEL GRAFICHE JULEh SEN



SKIDATA

KUDELSKI GROUWUP
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SKIDATA S.R.L Sociela' unipersonale | Via J. Ressel 2F | 39100 BOLZANO | talia - ) - )
B ke el \‘QL ] ) £ 5 o ; 4 "rv. A
ASM di TAORMINA ¥ e
Via Corso Umberto f i PR AR oY
Palazzo Comunale Vs e
TAORMINA, ME 98039 SO G
Indirizzo di consegna [‘7.”113 __N“_»“{i*.;'%[@jj ..?f“-?.h?:‘:!, e
ASM Taormina clo o o T
Park Lumbi POSTA IN ARFIVO
Via Mario e Nicolo Garipoli, snc _— i, e
Sig. Intelisano
3401399499
e-mail: asminformatica@taorminaservizipubblici.it
Taormina, ME 98039
Italy
Offerta: SQ_017174
ASM di TAORMINA - Tickets
Account cliente 6200430
Facility 1D S60000897 Valuta EUR
Facility name ASM TAORMINA - Park Taormina Lumbi Data di offerta 12/07/2021
Your contact TOMBA Filippo Versione 1
Pos Articoli Testo Quantita Prezzo % sconto Totale
0.0.1 GITIKCTY08 Barcode tickets | SKIDATA | 200,00 50,00 10.000,00
TF2167 (Mitsubishi)
Scatola da 5000 biglietti barcode
con grafica SKIDATA TR2167
(Mitsubishi)
0.0.2 SOT SPESE DI TRASPORTO 1,00 300,00000 300,00
COSTO DI SPEDIZIONE
Totale 10.300,00
Totale 10.300,00
Si considerano concordate le condizioni di fornitura e di pagamento di SKIDATA.
Importo netto 10.300,00
IVA 22,00% 2.266,00
Totale EUR 12.566,00

SKIDATA S.R.L Societa' unipersonale | Sede legale: Via J. Ressel2F | 39100 BOLZANO | Italia |
Telefono 0471501881 | Fax 0471501782
| Internet www.skidata.it | Posta elettronica amministrazione@skidata.com | Sede Direzionale: Via del Lavoro, 47 - 40033 CASALECCHIO
DI RENO (BO), Sede Logistica/Magazzino: Via Ungheri, 7/D - 40012 CALDERARA DI RENO | Registrazione 01220250219
| P.1. 1101220250219 | Banca d' appoggio: BANCA MPS BLZ 0103036671 | IBAN 1T34V0103036671000063270733 | BIC/SWIFT
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CARTE SPECIALI
Via Gramadora, 12/14 - 47122 Forli' ( ltaly ) - tel. +39 02 525397.1 fax +39 02 57404077

N° Iscr. Registro Imprese di Forli' 08055750965 - R.E.A. Forli' FO-419633
Capitale sociale € 10,000,00i.v.
Codice Fiscale e Partita IVA 1T 08065750965

Cod. cliente 1 14.12.22495
Preventivo N. 1 473/21

Data 1 12/07/21
Ref. : LUISA

Vostro riferimento : RICH. EMAIL del 12/07/21

98039 TAORMINA ME

MED

Gl

Cerlificalo n.
9124 PIR2
ENISO 13485:2012 abs
9342 FEC

Certificato n. f %

9120.PIRR ARG
1S0 9001:2008 \\\,5 =
it

Spett.le

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI

DI TAORMINA - PRESSO PARCHEGGIO LUMBI
VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI

Attenzione : SIG.STEFANO INTELISANO

Con la presente abbiamo il piacere di sottoporVi nostra migliore offerta

per il materiale di Vostro interesse.

Non esitate a contattarci per qualsiasi ulteriore informazione.
cordiali saluti

Luisa Arici

|.arici@pirrone.com

N. 473/21
I ~ Codice Descrizione UM Quantita Prezzo € Importo € _JI
42146 PAC/TICK.53,80X434X173,56 SKI BIANCHI PZ 1.000.000,00 5,8000 /1000 5.800,0000
(PREMIUM TOP COATED)

CONDIZIONI DI FORNITURA:

RESA: F.CO DESTINO (SPESE A NOSTRO CARICO)
IMBALLO: COMPRESO

PAGAMENTO:B.B. 30 GG.D.F.F.M.

CONSEGNA: 10 G.G. D.R.O.S.V.
VALIDITA'OFFERTA: 90 G.G.

Caratteristiche tecniche:

e Ay )
A \ 1

\

347F

i Prot, M.

A3 o1 [2o 21

POSTA IN ARRIVO

Data

Carta certificata Skidata con potezione antiumidita,graffi,salsedine

spessore : 231 micron
Imballo: confezioni da 5000 biglietti certificate skidata.
Con l'occasione, porgiamo i nostri migliori

saluti.

Pirrone S.r.l.

Pagina 1/1




MECSTAR

e (et UNIEEN ISO 9001:2008
RFID AND MAGNETIC CARD PRODUCTIONN

Spelt.le

Azienda Servizi Municipalizzati
Taormina

Sig. Stefano Intelisano

Via Mario e Nicolo Garipoli

98039 Taormina (Me)

Pomezia: 12 luglio 2021
Ns. rif.: Offerta BM101-21
Vs. rif.: e-mail del 12/07/2021

Gent.mo Sig. Intelisano,
in seguito alla Vostra gentile richiesta con la presente Vi sottoponiamo la nostra offerta per la
seguente biglietteria:

Caratteristiche tecniche di fornitura "Biglietti personalizzati Skidata"

Biglietti in cartoncino termico "Top coated" 230 um, senza stampa, formato 53,85 x 85,60 mm,
tranciatura "Skidata 450/7", forniti in fanfolds con piega ogni 2 biglietti, in confezioni da 5.000 pz.

Cod. Articolo Descrizione Grafica  Quantita Prezzo/1 pz.  Importo in €uro
460-23CT2  Bigliettineuti ~ 1.000.000  0,0060€  6.000,00 €

» Condizioni di vendita

Porto : Franco Vs magazzino

Imballo : incluso

Consegna : entro 2/3 settimane ricevimento ordine e bozzetto grafico

I.V.A. : a vostro carico

Pagamento merce pronta (prima della spedizione)

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti. : S PO

1 & &" e AN . f

MECSTAR S.r.l. ~/ 3

Massimiliano Cona Prot M. 35\“% . 1

A e oaia. A3I0T[202A
= POSTA [N ARRIVO !

MECSTAR Srl Via Naro 12 - 00071 Pomezia (RM) Tel. + 39 0691600611 Fax +39 0691600629
Cap. Soc. €uro 102.783 int. vers. Reg. Imp. Roma 708939 P.lva/C.F. 03863331009
www.mecstar.it e-mail: infomec@mecstar.it



