Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

In liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2015

s ASH 3520

DETERMINA
N. 4% /20 DEL 21.09.2020

OGGETTO: Accettazione preventivo pubblicazione gara affidamento I'affidamento, con
contratto aperto di anni uno dei servizi di: scavo su sede stradale - rimozione,
sostituzione, fornitura e verniciatura dei pali stradali della pubblica illuminazione e
sostituzione delle linee elettriche - rimozione, sostituzione, fornitura e posa in opera di
saracinesche e condutture idriche in polietilene per il civico acquedotto -
CIG. ZBE2E5130C

di ASM, avv. Antonino Fiumefreddo
PREMESSO

che ASM sta procedendo alla gara per 'affidamento ricerca di servizio in oggetto.

che con note Prot. ASM del 25.08.2020 nn. 3098-3104, sono stati richiesti preventivi alle ditte

occupano delle pubblicazioni legali sulla stampa.

che sono pervenuti al protocollo di A.S.M. i preventivi presentati dalle seguenti compagnie, che

formano parte integrante della presente determinazione:

1. PubbliGare prot. 3120 del 26.08.2020
Il Corriere dello Sport ed. Sicilia € 231,80 inclusa .V.A.

2. Pubblicitasystem prot. 3129 del 26.08.2020
Pubblicazione su:

[ISole24ore €.600,00 +1.V.A.

Il Tempo €.200,00+ LLV.A.

Libero €.320,00+ L.LV.A.

3. A. Manzoni & C. SpA prot. 3139 del 27.08.2020

Pubblicazione su:




Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

In liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2015

La Repubblica €.480,00+5,00 +L.V.A.
La Repubblica Pa €.360,00+5,00+1.V.A.

CHE, tra le offerte pervenute, risulta essere piu conveniente per ASM quella presentata dalla
Pubbligare srl per la pubblicazione su un quotidiani locali per I'importo complessivo di €.

231,80, [.LV.A. 22% inclusa;

CHE bisogna, altresi, provvedere alla liquidazione della fattura che verra presentata a

pubblicazioni avvenute;
VISTO lo Statuto di ASM;
VISTO I'0.EE.LL. vigente in Sicilia;
Tutto cio premesso

con la presente
DETERMINA

1) Approvare, per i motivi in narrativa espressi, il preventivo presentato dalla Pubbligare srl
per la pubblicazione su un quotidiano locale, per I'importo di € 231,80, inclusa L.V.A. e
diritti, come da preventivo pervenuto al n. 3120 prot. ASM del 26.08.2020.

2) Trasmettere la presente determinazione agli uffici amministrativi per gli adempimenti
consequenziali.

3) Dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva.

4) Trasmettere la presente determinazione alla Giunta Municipale.

[l responsabile del procedimento
Dott. [. Maurizio Puglisi

Il Liquidatore

. Antonino Fiumefreddo
&-Qnr‘




asmtaormina@gi_gapec.it

Da: pubbligaremanagementsrl@legalmail.it

Inviato: mercoledi 26 agosto 2020 10:22

A: asmtaormina@gigapec.it

Oggetto: Re: POSTA CERTIFICATA: Protocollo ASM 3104 - Richiesta preventivo pubblicazione

Allegati: logo-email.png; Allegato senza titolo 01223.htm; Prev. n.14394 del 26-08-20
(833820 - Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina).pdf; Allegato senza titolo
01226.htm

Buongiorno,
in allegato si invia il preventivo di spesa per la pubblicazione del vostro avviso.
Rimango a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e, in attesa di un gentile riscontro, saluto cordialmente

Marco Morisco

PubbliGare Management S.r.l.
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PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL

Sede Legale: Via Antonio del Re, 14 - 00019 Tivoli (Roma)

Uffici: Via Isidoro del Lungo, 58 - 00137 Roma

Telefono: 06/33219802 - Fax 0662207186

Cod. Fisc./ P.lva: 12328591008 - R.E.A. 1366034 Roma
PusBLIGARE MANAGEMENT

COMUNICAZIONE LEGALE

Tipo Documento
Preventivo

Destinatario
Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina
via Corso Umberto-Palazzo Comunale
98039 Taormina Me
ltalia

AE1.14394 26/08/20

P.l. 01982940833 C.F.

COD. ART. ' DESCRIZIONE i : IMPORTO

147 Il Corriere dello Sport ed. Sicilia Pubb! 1 190,00 190,00 | 22sp

Pubblicazione "Bando di gara - CIG 8409000E4F"

« UNICREDIT BANCA S.P.A. - AG. Tivoli
IBAN: IT60V0200839452000103454296

TOTALE DOCUMENTO (SEE&LQ.)

€ 190,00| IVA 22% art.17ter DPR 633/72
€ 231,80

TOT.ALE IMPONIBILE.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere. Vi
preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la P. IVA e il Cod. Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali erron.

Pag. n.1di1






asmtaormina@gigapec.it

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:
Allegati:

Buongiorno,

pubblicitasystem <pubblicitasystem@pec.ilsole24ore.com>
mercoledi 26 agosto 2020 12:26

asmtaormina@gigapec.it

I: Protocollo ASM 3098 - Richiesta preventivo pubblicazione
Protocollo ASM 3103 - Gruppo 24ore.pdf

I'avviso in oggetto pud essere pubblicato sulle ns. testate alle seguenti condizioni:

Il SOLE 24 ORE

Formato n. 3 moduli, mm 48x75 T s e g e

Prezzo a Voi riservato € 600,00 + IVA 22% AZRERDA T WQ@&&;}‘T
THORTA

Il Tempo TN

Formato n. 4 moduli, mm 42x81
Prezzo a Voi riservato € 200,00 + IVA 22%

Libero

Formato n. 4 moduli, mm 43x78

POSTA M ARRIVO

Prezzo a Voi riservato € 320,00 + IVA 22%

Resto a Sua completa disposizione e invio i migliori saluti.

Michele Petrelli
Sales Agent

Mob. +39 329 9733788 - Fax. +39 091 6197161
eMail: michele.petrelli@ilsole24ore.com
pec: legalesystem@pec.ilsole24ore.com

Da: ASM_Taormina_PEC <asmtaormina@gigapec.it>

Inviato: martedi 25 agosto 2020 18:14

A: michele.petrelli@ilsole24ore.com

Oggetto: Protocollo ASM 3098 - Richiesta preventivo pubblicazione

Questa e-mail e stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.

https://www.avast.com/antivirus
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A. MANZONI & C. S.p.A. ROSTA W ARmIVG

TARIFFE 2020 Spett.le
ASM di Taormina
C.A. : Dr. Maurizio Puglisi

Palermo, 27.08.2020

Oggetto: Preventivo per pubblicazione sui quotidiano nazionale “la Repubblica”
“la Stampa” e quotidiano regionale “ la Repubblica Palermo” del bando di gara

In riferimento alla Vostra richiesta pervenuta il 25 08 2020 prot. n. 3099 per la pubblicazione di
Vostro avviso sul nostro quotidiano in oggetto, Vi comunichiamo la tariffa a Voi riservata
La Repubblica Edizione Nazionale n° 1 avviso

Prezzo a Voi riservato € 480,00 + 5,00 per spese + IVA al 22%

L.a Repubblica Palermo Edizione Regionale n° 1 avviso

Prezzo a Voi riservato € 360,00+ 5,00 per spese + IVA al 22%

OFFERTE ABBINATE 2 NAZIONALI “la Repubblica” + “la Stampa”
Prezzo a Voi riservato € 792,00 + 5,00 per spese + IVA al 22%

NAZIONALE + REGIONALE “la Repubblica” + “la Repubblica Palermo”
Prezzo a Voiriservato € 756,00 + 5,00 per spese + IVA al 22%

2 NAZIONALI + REGIONALE “la Repubblica” + “la Stampa” + “la Repubblica
Palermo”

Prezzo a Voi riservato € 1.116,00 + 5,00 per spese + IVA al 22%

Sede sociale: Via Nervesa, 21 - 20139 Milano - Telefono 02, 57494.1 - Fax 02. 57400444 - www.manzoniadvertising.com
Cap. Soc. EBuro 21.933.535,00 t.v. - RE.A. Milano 1031852 - Partita IVA - Codice Fiscale - Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi: 04705810150

Direzione e Coordinamento GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.
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A. MANZONI & C. S.p.A.

Vi chiediamo di comunicarci all’atto della conferma d’ordine se codesto Ente rientra nelle categorie
previste dal DPR 633/72 art.6 comma 5, per consentirci I’emissione di fatture con regime [VA sospesa
ad esigibilita differita.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e Vi ricordiamo che i nostri agenti dott.ssa
Monica Barba (tel.0916027206- cell. 336 - 277767 pbx - fax 091589054) e-mail:
mbarba@agenti.manzoni.it € il Dott. Marco Carmelo Floriani (// cell. 346-9571345 e-mail:
mfloriani@agenti.manzoni.it potranno fornirVi ogni ulteriore delucidazione in ordine alla
pubblicazione dei Vostri avvisi.

Dichiarazione di rispetto delle Linee di Comportamento adottate da A. Manzoni & C. S.p.A.
ai sensi del D.Lgs. 231/2001

A. MANZONI & C. S.p.A.
Filiale di Palermo

Sede sociale: Via Nervesa, 21 - 20139 Milano — Telefono 02, 57494.1 - Fax 02. 57400444 - www.manzoniadvertising.com
Cap. Soc. Furo 21.933.535,00 i.v. - RE.A. Milano 1031852 - Partita IVA - Codice Fiscale - Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi: 04705810150

Direzione e Coordinamento GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.






asmtaormina@gigapec.it

Da: Marco Floriani <mfloriani@agenti.manzoni.it>

Inviato: giovedi 27 agosto 2020 10:08

A: MANZONILEG

Cc: Emanuela Fusco; Emanuela Musicco; Gianluigi Nadali
Oggetto: R: Protocollo ASM 3099 - Richiesta preventivo pubblicazione
Allegati: asmtaorimina( preventivo del 27 agosto 2020).pdf

asmtaormina@gigapec.it

Spett. Le Ente,
alleghiamo quanto da Voi gentilmente richiesto.
Cordialita

Cordialita
Dr Marco Floriani

Key Account Manager
A. Manzoni & C. Spa- Gruppo GEDI

(legal advertising for public administration and courts)

@ 346/9571345

desdre
Gowty

wed 346/ 9571345

quotidiani nazionali di riferimento:
- la Repubblica

- la Stampa

- Il Foglio

quotidiano regionale di riferimento:
- la Repubblica locale

siti di riferimento:
www.immobiliare.it
www.repubblica.it
www.entietribunali.it







Da: ASM_Taormina_PEC <asmtaormina@gigapec.it>

Inviato: martedi 25 agosto 2020 18:10

A: Marco Floriani <mfloriani@agenti.manzoni.it>; mbarba@agenti.manzoni.it <mbarba@agenti.manzoni.it>
Oggetto: Protocollo ASM 3099 - Richiesta preventivo pubblicazione

Questa e-mail é stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus

Il presente messaggio (inclusi gli allegati) contiene informazioni riservate esclusivamente al destinatario/ai destinatari indicato/i nel messaggio, ed & protetto dalla legge.
La diffusione, distribuzione e/o la copia del contenuto del presente messaggio da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario € severamente vietata ai sensi
dell'art. 616 c.p. e delle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali. Se non siete i destinatari del presente messaggio, vi preghiamo di distruggerlo e di
darcene immediata comunicazione inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente.

This message (including any attachments) contains confidential information intended only for the recipient(s) named above, and is protected by law. Any disclosure,
distribution and/or copying of this message by any subject different from the named recipient(s) is strictly prohibited according to art. 616 ¢.p. and to the applicable data
protection laws. If you are not the intended recipient, please delete this message and inform us immediately about the deletion by sending a message to the sender’s e-
mail address.







AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
DI TAORMINA

Part. LV.A. 01982940833
Azienda Servizi Municipalizzati Taormina - in liquidazione — delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.20 1 1

Prot. \3 )(j (5\
Taormina 2,5 0 / (2 X
Spett.le PKSUD srl

c.a. sig. Francesco Bianca
mail: f.bianca@pksud.it

Oggetto: richiesta preventivo pubblicazione avviso gara sui vostri quotidiani nazionali e/o locali

Con la presente chiediamo un preventivo relativo alla pubblicazione dell’avviso allegato, su uno dei
Vostri quotidiani locali.
Distinti saluti

... Il Responsabile amministrativo di ASM
, Dott. [. Maurizio Puglisi

Via Mario e Nicolo Garipoli - 98039 Taormina (Me) |
tel. 0942683800-asmtaormina@gigape.it

www faorminaservizinnhblici it - F-mail: info@taorminaservizinubblici.it



; AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
- /J) DI TAORMINA
Part. LV.A. 01982940833
Azienda Servizi Municipalizzati Taormina - in liquidazione ~ delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.20°1 |
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AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA

ASM ha avviato la gara pubblica per I'affidamento dei lavori di scavo su sede stradale, rimozione,
sostituzione, fornitura e verniciatura pali stradali pubblica illuminazione e sostituzione delle linee elettriche,
rimozione, sostituzione, fornitura e posa in opera di saracinesche ¢ condutture idriche per il civico
acquedotto. L'importo a base d'asta, per un anno ¢ di €. 130.947,85, [.V.A. esclusa, oneri per la sicurezza
pari a €. 6.235,61, inclusi. CIG 8409000E4F. T documenti di gara sono disponibili sul sito aziendale
www.laorminaservizipubblici.it. [l termine di presentazione delle offerte ¢ il 28.10.2020.

[l Liquidatore, avv. Antonio Fiumefreddo.

Via Mario e Nicolo Garipoli - 95039 Taormina (Me) |
tel. 0942683800-asmlaormina@gigape.it
www laorminaservizinubblici it - F-mail: info@laorminaservizinubblici.it
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Part. LV.A. 01982940833
Azienda Servizi Municipalizzati Taormina - in liquidazione — delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.20 1 |

Prot. _ ROSH
Taormina ijjm

Spett.le

A. Manzoni & C. SpA
Direzione Filiale di Palermo
Maurizio Scaglione

c.a. Marco Floriani
Monica Barba

mfloriani@agenti.manzoni.it
mbarba@agenti.manzoni.it

Oggetto: richiesta preventivo pubblicazione avviso gara sui vostri quotidiani nazionali e/o locali

Con la presente chiediamo un preventivo relativo alla pubblicazione dell’avviso allegato, su uno dei
Vostri quotidiani locali.
Distinti saluti

-~ Il Responsabile amministrativo di ASM
Dott. I. Maurizio Puglisi

Via Mario e Nicolo Garipoli - 98039 Taormina (Me) |
tel. 0942683800-asmtaormina@gigape.it

www aonrminacervizinuhhlici it - Fomails info@taorminaservizinonhblici i



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI i pid £
DI TAORMINA ll‘t-‘i»)’
_CITTA' DI TAORMINA

Part. LV.A. 01982940833
Azienda Servizi Municipalizzati Taormina - in liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.20 1 1

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA

ASM ha avviato la gara pubblica per I'affidamento dei lavori di scavo su sede stradale, rimozione,
sostituzione, fornitura e verniciatura pali stradali pubblica illuminazione e sostituzione delle lince elettriche,
rimozione, sostituzione, fornitura ¢ posa in opera di saracinesche e condutture idriche per il civico
acquedotto. L'importo a base d'asta, per un anno ¢ di €. 130.947,85, [.V.A. esclusa, oneri per la sicurezza
pari a €. 6.235,61, inclusi. CIG 8409000E4F. I documenti di gara sono disponibili sul sito aziendale
www.taorminaservizipubblici.it. [l termine di presentazione delle ofterte ¢ il 28.10.2020.

[l Liquidatore, avv. Antonio Fiumefreddo.

Via Mario ¢ Nicolo Garipoli - 98039 Taormina (Me)
tel. 0942683800-asmtaormina@gigape.it

wivws tanrminacervizinnhhlici it - Fomails infa@tanrminacorvizinoahhlicd it



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
DI TAORMINA

_CITTA' DI TAORMINA _

Part. LV.A. 01982940833
Azienda Servizi Municipalizzati Taormina - in liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.20 [ |

Prot. D400
Taormina 25@3[_2&210

Spett.le
Quotidiano di Sicilia
Ufficio di Messina

c.a. sig.ra Anna Greco

messinadue@quotidianodisicilia.it

Oggetto: richiesta preventivo pubblicazione avviso gara sui vostri quotidiani nazionali e/o locali

Con la presente chiediamo un preventivo relativo alla pubblicazione dell’avviso allegato, su uno dei

Vostri quotidiani locali.
Distinti saluti

[l Responsabile amministrativo di ASM
Dott. [. Maurizio Puglisi

Via Mario e Nicolo Garipoli - 98039 Taormina (Me)
lel. 0942683800-asmtaormina@gigape.it
www.taorminaservizipubblici.it - E-mail: info@taorminaservizipubblici.it



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
DI TAORMINA

Part. VA, 01982940833
Azienda Servizi Municipalizzati Taormina - in liquidazione — delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.20 1 |

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA

ASM ha avviato la gara pubblica per 'affidamento dei lavori di scavo su sede stradale, rimozione,
sostituzione, fornitura e verniciatura pali stradali pubblica illuminazione e sostituzione delle linee elettriche,
rimozione, sostituzione, fornitura e posa in opera di saracinesche e condutture idriche per il civico
acquedotto. L'importo a base d'asta, per un anno ¢ di €. 130.947,85, [.V.A. esclusa, oneri per la sicurezza
pari a €. 6.235,61, inclusi. CIG 8409000E4F. [ documenti di gara sono disponibili sul sito aziendale
www.taorminaservizipubblici.it. [l termine di presentazione delle offerte ¢ il 28.10.2020.

[l Liquidatore, avv. Antonio Fiumefreddo.

Via Mario e Nicold Garipoli - 98039 Taormina (Me) |
tel. 0942683800-asmlaormina@gigape.it

www facrminacorvizinuhhlici it - Fomails info@iaorminacervizinonhhlici i



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
DI TAORMINA

__CITTA' DI TAO RMINA

Part. LV.A. 01982940833
Azienda Servizi Municipalizzati Taormina - in liquidazione — delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.20 [ |

Prot. 340 A

Taormina 25‘02{ [’ZQQQ

Spett.le

RCS Pubblicita

Responsabile Filiale Campania Sicilia
Calabria

Augusto Foberti

c.a. Monica [acona

Monica.lacona(@rcs.it

Oggetto: richiesta preventivo pubblicazione avviso gara sui vostri quotidiani nazionali ¢/o locali

Con la presente chiediamo un preventivo relativo alla pubblicazione dell’avviso allegato, su uno dei
Vostri quotidiani locali.
Distinti saluti

[l Responsabile amministrativo di ASM
Dott. [. Maurizio Puglisi

Via Mario e Nicold Garipoli - 98039 Taormina (Me) |
tel. 0942683800-asmtaormina@gigape.it
www.taorminaservizipubblici.it - E-mail: info@laorminaservizipubblici.it



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
DI TAORMINA

_ CITTA' DI TAORMINA

Part. LV.A. 01982940833
Azienda Servizi Municipalizzati Taormina - in liquidazione — delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.20 1 [

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA

ASM ha avviato la gara pubblica per I’affidamento dei lavori di scavo su sede stradale, rimozione,
sostituzione, fornitura ¢ verniciatura pali stradali pubblica illuminazione e sostituzione delle linee elettriche,
rimozione, sostituzione, fornitura e posa in opera di saracinesche ¢ condutture idriche per il civico
acquedotto. L'importo a base d'asta, per un anno ¢ di €. 130.947,85, [.V.A. esclusa, oneri per la sicurezza
pari a €. 6.235,601, inclusi. CIG 8409000E4F. [ documenti di gara sono disponibili sul sito aziendale
www.taorminaservizipubblici.it. [ termine di presentazione delle offerte ¢ il 28.10.2020.

[l Liquidatore, avv. Antonio Fiumefreddo.

Via Mario e Nicolo Garipoli - 98039 Taormina (Me) 1
tel. 0942683800-asmtaormina@gigape.it
www. taorminaservizipubblici.it - E-mail: info@taorminaservizipubblici.it



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
DI TAORMINA

CITTA' DI TAQ RMINA

Part. LV.A. 01982940833
Azienda Servizi Municipalizzati Taormina - in liquidazione — delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.20 1 |

Prot. 3402,
Taormina 20,5 l Qﬁ‘/ 2070
Spett.le

Vivenda srl

pubblicazioni@vivenda.it

Oggetto: richiesta preventivo pubblicazione avviso gara sui vostri quotidiani nazionali e/o locali

Con la presente chiediamo un preventivo relativo alla pubblicazione dell’avviso allegato, su uno dei
Vostri quotidiani locali.
Distinti saluti

[ Responsabile amministrativo di ASM
Dott. [. Maurizio Puglisi

Via Mario e Nicolo Garipoli - 98039 Taormina (Me) l
Lel. 0942683800-asmtaormina@gigape.it
www.taorminaservizipubblici.it - E-mail: info@taorminaservizipubblici.it



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
DI TAORMINA

_CITTA' DETAORMINA

Part. LV.A. 01982940833

Azienda Servizi Municipalizzati Taormina - in liquidazione — delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.20 1 |

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA

ASM ha avviato la gara pubblica per I’affidamento dei lavori di scavo su sede stradale, rimozione,
sostituzione, fornitura e verniciatura pali stradali pubblica illuminazione e sostituzione delle linee elettriche,
rimozione, sostituzione, fornitura e posa in opera di saracinesche e condutture idriche per il civico
acquedotto. L'importo a base d'asta, per un anno ¢ di €. 130.947,85, [.V.A. esclusa, oneri per la sicurezza
pari a €. 6.235,61, inclusi. CIG 8409000E4F. I documenti di gara sono disponibili sul sito aziendale
www.taorminaservizipubblici.it. [l termine di presentazione delle offerte ¢ il 28.10.2020.

[l Liquidatore, avv. Antonio Fiumefreddo.

Via Mario e Nicold Garipoli - 98039 Taormina (Me) |
tel. 0942683800-asmtaormina@gigape.it
www.laorminaservizipubblici.it - E-mail: info@taorminaservizipubblici.it



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
DI TAORMINA

CITTA' DI TAO RMINA

Part. VA, 01982940833
Azienda Servizi Municipalizzati Taormina - in liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.20 1 |

Prot. j O &

Taormina ‘Z,b lg 5 [ :ZQZS )

Spett.le
Gruppo2dore

c.a. Michele Petrelli

michele.petrelli@ilsole24ore.com

Ogoetto: richiesta preventivo pubblicazione avviso gara sui vostri quotidiani nazionali e/o locali
tele) f=}

Con la presente chiediamo un preventivo relativo alla pubblicazione dell’avviso allegato, su uno dei
Vostri quotidiani locali.
Distinti saluti

[l Responsabile amministrativo di ASM
Dott. [. Maurizio Puglisi

Via Mario e Nicolo Garipoli - 98039 Taormina (Me)
tel. 0942683800-asmtaormina@gigape.it
www.taorminaservizioubblici.it - E-mail: info@taorminaservizipubblici.il



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
DI TAORMINA

_CITTA' DITAGRMINA

Part. LV.A. 01982940833
Azienda Servizi Municipalizzati Taormina - in liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.20 1 |

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA

ASM ha avviato la gara pubblica per I'affidamento dei lavori di scavo su sede stradale, rimozione,
sostituzione, fornitura ¢ verniciatura pali stradali pubblica illuminazione e sostituzione delle linee elettriche,
rimozione, sostituzione, fornitura ¢ posa in opera di saracinesche e condutture idriche per il civico
acquedotto. L'importo a base d'asta, per un anno ¢ di €. 130.947,85, [.V.A. esclusa, oneri per la sicurezza
pari a €. 6.235,61, inclusi. CIG 8409000E4F. | documenti di gara sono disponibili sul sito aziendale
www.taorminaservizipubblici.it. [l termine di presentazione delle offerte ¢ il 28.10.2020.

Il Liquidatore, avv. Antonio Fiumefreddo.

Via Mario e Nicolo Garipoli - 98039 Taormina (Me) |
tel. 0942683800-asmtaormina@gigape.it

wrws taarminacorvizinuhhlici it - Fomails infa@tacrminacorvizinuhhlici it



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI i
DI TAORMINA ;

o
CITTA' DI TAO RMINA

Part. LVA. 01982940833
Azienda Servizi Municipalizzati Taormina - in liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.20 I |

Prot. Q)A QQ
Taormina _S_@LZQLD

Spett.le
PubbliGare Management srl

c.a. dott.ssa Resy Scoti

legalesud@pubbligare.cu

Oggetto: richiesta preventivo pubblicazione avviso gara sui vostri quotidiani nazionali e/o locali

Con la presente chiediamo un preventivo relativo alla pubblicazione dell’avviso allegato, su uno del
Vostri quotidiani locali.
Distinti saluti

[l Responsabile amministrativo di ASM
Dott. I. Maurizio Puglisi

Via Mario e Nicolo Garipoli - 98039 Taormina (Me) |
lel. 0942683800-asmtaormina@gigape.it
www.taorminaservizipubblici.it - E-mail: info@taorminaservizipubblici.it



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
DI TAORMINA

_ CITTA' DI TAORMINA

Part. LV.A. 01982940833

Azienda Servizi Municipalizzati Taormina - in liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.20 1 |

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA

ASM ha avviato la gara pubblica per ["alfidamento dei lavori di scavo su sede stradale, rimozione,
sostituzione, fornitura ¢ verniciatura pali stradali pubblica illuminazione e sostituzione delle linee elettriche,
rimozione, sostituzione, fornitura e posa in opera di saracinesche e condutture idriche per il civico
acquedotto. L'importo a base d'asta, per un anno ¢ di €. 130.947,85, [.V.A. esclusa, oneri per la sicurezza
pari a €. 6.235,61, inclusi. CIG 8409000E4F. I documenti di gara sono disponibili sul sito aziendale
www.taorminaservizipubblici.it. [l termine di presentazione delle offerte ¢ il 28.10.2020.

[l Liquidatore, avv. Antonio Fiumefreddo.

Via Mario e Nicolo Garipoli - 98039 Taormina (Me) |
tel. 0942683800-asmtaormina@gigape.it
www.taorminaservizipubblici.it - E-mail: info@laorminaservizipubblici.it



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
DI TAORMINA

CITTA' DITAORMINA

Part. LV.A. 01982940833
Azienda Servizi Municipalizzati Taormina - in liquidazione — delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.201 |

Prot. ’5_}_] o ‘
Taormina Jé//@gfl/z o}

Spett.le Indedil
indedil@pec.it

Oggetto: gara pubblica per I’affidamento dei lavori di scavo su sede stradale, rimozione, sostituzione,
fornitura e verniciatura pali stradali pubblica illuminazione e sostituzione delle linee elettriche,
rimozione, sostituzione, fornitura e posa in opera di saracinesche e condutture idriche per il civico
acquedotto — richiesta di chiarimenti.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti assunta al n. 3409 prot. ASM del 14.09.2020, di
chiarimenti relativi alla gara in oggetto, si riporta di seguito la risposta del consulente legale di ASM.

Fermo che la classificazione SOA & di natura tecnica, per quanto concerne il requisito del fatturato,
globale e specifico, la Stazione appaltante, nel perseguimento del pubblico interesse sotteso, &
discrezionalmente libera di fissare i requisiti di partecipazione alla gara nei limiti dei principi di
proporzionalita ed adeguatezza. Nella fattispecie, trattasi di appalto cd. misto, di lavori e forniture, sicché
il requisito esperenziale e curriculare appare adeguato rispondente al D.Lgs. n® 50 del 2016.

Cordiali saluti.

Q‘JN‘CIPA?(/(}
“\yN Responsabile del procedimento
p - Dott. . Maurizio Puglisi

Via Mario e Nicolo Garipoli - 98039 Taormina (Me) 1
tel. O942683800—asmlaormina@giga pe.it
www.taorminaservizipubblici.it - E-mail: info@taorminaservizipubblici.it







