Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

DETERMINA
N. A45/21DEL 4Y .49.2021

OGGETTO: Liquidazione fattura proforma Skidata per installazione nuova cassa
manuale funivia valle - CIG: ZFA345EBAA

[ Settore: Parcheggi e funivia l

]

’ Beneficiario: Skidata SRL

L]

leporto: € 168,75 +iva

IL DIRETTORE GENERALE ff

di ASM, Dott. Pappalardo Agostino.
PREMESSO

Che ASM per la gestione dei parcheggi e funivia utilizza hardware e software acquistate da
Skidata SRL. '

Che durante il periodo estivo & stato sostituito il pc di cassa manuale della stazione di funivia
valle perché quest’ultimo non si avviava pill.

Che il computer da sostituire era stato precedentemente acquistato e messo in magazzino per
far fronte a queste evenienze; det. 204 del 17 maggio 2019.

Che il computer & stato installato dai tecnici Skidata e messo in servizio dallo scrivente nel mese
di luglio 2021

Che la ditta Skidata srl ha inviato una fattura proforma per un importo di €168,75 iva esclusa,
protocollo ASM n.6794 (allegato in copia alla presente).

visto lo Statuto di ASM;



Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

Tutto cio premesso

Determina

1. Diaccettare la fattura proforma della ditta Skidata srl.

2. Liquidare la fattura alla ditta Skidata srl per un importo di €168,75.
3. Trasmettere la presente determinazione alla ditta fornitrice.

4. Trasmettere la presente determinazione agli uffici amministrativi.

5. Trasmettere la presente determinazione agli uffici contabili per la liquidazione delle
fatture.

6. Trasmettere la presente determinazione alla Giunta Comunale di Taormina.

IIR.U. A C

Il Direttore

Dott. Pappal
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/ Oggetto: FW: Prot.6702 Fatture s188303 s186958_ASM Taormina_FR-573105 e FR-571060
Mittente: SKIDATA Service italia <service.italia@skidata.com>
Data: 14/12/2021, 17:20
A: "'info@taorminaservizipubblici.it'" <info@taorminaservizipubblici.it>
CC: "asminformatica@taorminaservizipubblici.it" <asminformatica@taorminaservizipubblici.it>,
SKIDATA Service Italia <service.italia@skidata.com>

Buonasera,

chiedo gentilmente di protocollare e mandare avanti la fattura proforma in allegato in modo che il Sig. Intelisano possa
farci pervenire Vs. determina e CIG per la fatturazione.

in attesa di un Vs. cortese riscontro, anticipatamente ringrazio.
Cordiali saluti,

~ Dott.ssa Melania Gentilin

Manager - Administration Manager
Finance & Administration

[ph] +39 051 4117170
7 [m] +39 333 3649748

SKIDATA

We change the world of welcoming people

SKIDATA S.r.l.

Sede Legale: Via J. Ressel 2F - 39100 Bokano — P.Iva 01220250219

Sede Direzionale/Amministrativa: Via del Lavoro, 47 - 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)
Sede Logistica / Magazzino: Via Ungheri, 7/D - 40012 CALDERARA DI RENO (BO)

From: asm informatica <asminformatica@taorminaservizipubblici.it>

Sent: lunedi 13 dicembre 2021 13:31

To: SKIDATA Service Italia <service.italia@skidata.com>

Subject: Re: Prot.6702 Fatture s188303 s186958_ASM Taormina_FR-573105 e FR-571060

Buongiorno Melania,

avendo preparato il tutto ti prego voler inviare la richiesta direttamente al protocollo cosi da poter
~ ricevere la documentazione in maniera ufficiale e procedere alla determina.

la mail a cui mandare la richiesta, per come concordato e quindi solo l'intervento di installazione &

info@taorminaservizipubblici.it.

Sara mia cura risolvere il tutto nella mattina di domani appena mi verra inoltrata Ia richiesta

dall'ufficio protocollo.

Stefano Intelisano

Da: "service italia" <service.italia@skidata.com>

A: asminformatica@taorminaservizipubblici.it

Cc: "clienti" <clienti@skidata.com>, "service italia" <service.italia@skidata.com>, "Marco Fiorentino"
<Marco.Fiorentino@skidata.com>, "Andrea Zanirati" <Andrea.Zanirati@skidata.com>

Inviato: Venerdi, 10 dicembre 2021 11:22:04

Oggetto: FW: Prot.6702 Fatture s188303 s186958_ASM Taormina_FR-573105 e FR-571060

Buongiorno Sig. Intelisano,

1di3 15/12/2021, 08:5



L'VV. FNIULU/ VUL CdlLULE 31000UD 5100YD0_AdM laormina_rK-o/31Us e rK-5/71UbU
.~ per la proforma dell’intervento FR-571060:

la prima voce (“Creato utente UEFICIO nella SDRDM e disabilitato utente Mdar”) € relativa ad una modifica software assolutamente
non collegata ai terminali POS

la seconda voce & relativa ad una modifica nella configurazione del POS che si & resa necessaria dopo due anni a causa
della Vs. banca.

Considerata la situazione e buoni rapporti tra le societa provvederemo ad annullare la proforma integralmente, Le
chiedo pero la cortesia di velocizzare I'invio della determina e CIG per permetterci di emettere la fattura della seconda
proforma e mi auguro che altrettanto celeri saranno i riscontri per le attivita future.

Colgo l'occasione per chiederLe conferma degli indirizzi da contattare per ricevere Determine e CIG relative ad
interventi a consuntivo, attualmente abbiamo :

antoniosciacca@taorminaservizipubblici.it; asmparcheggi@taorminaservizipubblici.it;
mauriziopuglisi@taorminaservizipubblici.it

fiscalmente parlando la fattura dovrebbe essere emessa entro il mese di competenza dell’intervento, questo il motivo di
tanta pressione da parte nostra a fronte di interventi gia svolti.

In attesa di un cortese riscontro, anticipatamente ringrazio.

Cordiali saluti,

Dott.ssa Melania Gentilin

Manager - Administration Manager
Finance & Administration

[ph] +39 051 4117170
[m] +39 333 3649748

SKIDATA

We change the world of welcoming people

SKIDATA S.r.L
Sede Legale: Via J. Ressel 2F - 39100 Bokano — P.Iva 01220250219

) Sede Direzionale/Amministrativa: Via del Lavoro, 47 - 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)
~" Sede Logktica / Magazzno: Via Ungheri, 7/D - 40012 CALDERARA DI RENO (BO)

[ Facebook 1 [ Youtube ] [ Linkedin ] [ Twitter ]

Il presente messaggio elettronico, corredato di eventuali allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente confidenziali o comunque
legalmente riservate. Tali informazioni sono destinate esclusivamente alla persona fisica o giuridica a cui sono rivolte. Qualora lei non fosse la
persona a cui il presente messaggio € destinato, la invitiamo ad avvertire immediatamente il mittente e I'avvisiamo che ogni divulgazione, copia,
distribuzione o utilizzo di questo messaggio o dei suoi eventuali allegati & vietata.

SKIDATA® & un marchio registrato di SKIDATA AG negli U.S.A., nell'Unione Europea ed in altri paesi.

This electronic message and its accompanying attachments (if any) may contain information that is confidential or otherwise legally privileged.
Such information is intended solely for the individual or entity to whom it is addressed. If you are not the intended recipient of this message, please
notify the sender immediately and be aware that any disclosure, copying, distribution, or use of this message or its accompanying attachments (if any)
is prohibited.

SKIDATA® is a registered trademark of SKIDATA AG in the U.S.A., the European Union and other countries.

From: asm informatica <asminformatica@taorminaservizipubblici.it>

2di3 15/12/2021, 08:5¢
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7 Sent: venerdi 10 dicembre 2021 09:57

To: Chiara Vergattini - SKIDATA <chiara.vergattini@skidata.com>; Marco Fiorentino - SKIDATA
<marco.fiorentino@skidata.com>

Cc: ASM Taormina <info@taorminaservizipubblici.it>

Subject: Prot.6702 Fatture s188303 5186958

Buongiorno Chiara,

l'ufficio contabilita ha inoltrato le due fatture per le quali & stato richiesto il sollecito.

Ad oggi non mi erano ancora state recapitate ma valutando il contenuto ritengo che una fattura non
sia dovuta, quella relativa allinstallazione del terminale emv, fattura 186958. :
Infatti nella determina di acquisto si trova I'acquisto e installazione di una skiosk comprensiva di 2
terminali emv a forfait e il solo acquisto di una skiosk.

Nel montare il terminale emv purtroppo & passato del tempo per problemi derivanti dalla banca che
non ha fornito in tempo utile i termid richiesti

questo ha fatto slittare l'installazione del terminale a 2 anni di ritardo, ma risulta pur sempre la prima.
installazione del terminale.

Si richiede pertanto la nota di credito delle somme non dovute.

Si allega determina di acquisto

ASM Taormina
Stefano Intelisano

—image002.jpg
— Allegati:
image002.jpg 2,2 kB
ProjlnvoiceServiceReport_176_20211111_175910.pdf 423 kB
oo
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/Fattura proforma

Progetto

Data fattura
Numero fattura
Account cliente
P.IVA cliente
Codice fiscale

Modalita di pagamento
Data di scadenza

5188303
11/11/2021

6200430
01982940833
01982940833

30 GG. DATA FATTURA F.M.
31/12/2021

SKIDATA

KUDELSKIGFID_U
Pagina: 1di2

SKIDATA S.R.L Societa’ unipersonale | Via J. Ressel 2F |
39100 BOLZANO | italy

ASM di TAORMINA
Via Corso Umberto
Palazzo Comunale
TAORMINA, ME 98039
Italy

Facility ID F006567 Indirizzo di spedizione:
Nome ASM di TAORMINA - Funivia ASM TAORMINA - Funivia
Responsabile VENTURA Elisabetta c/o Park Lumbi
Venditore FIORENTINO Marco via Mario Nicold Garipoli
w.r Contatto ) i
Numero ordine cliente Sig. Intelisano
3401399499
Taormina, 98039
Italia
External reference number 1111
Progetto $188303
Nome ASM di TAORMINA - Funivia - Installazione nuovo pc cassa Maz
Riferimento FR-573105
Data Codice attivita Quantita Unita Prezzo Sconto Importo riga
Tecnico
05/08/2021 260 SW Configuration 1,50 Hours 112,50 168,75
SEBER Stefano
Installazione e configurazione soffware per cassa sostitutiv
Totale ASM di TAORMINA - Funivia - Installazione nuovo pc cassa Maz 168,75
Totale ASM di TAORMINA - Funivia - Installazione nuovo pc cassa Maz 168,75
IVA Imponibile Quantita Importo IVA
SP22 168,75 0,00 37,13

SKIDATA s.r.1. - Societa Unipersonale

Sede legale: Via J. Ressel, 2F - 39100 BOLZANO - tel. +39 0471 501881 - amministrazione@skidata-pec.it- C.F.e P.| 01220250219 - Iscritta al registro imprese di Bolzano al

nr. 108185 — Capitale Sociale € 46.440 interamente versato

Sede Direzionale: Via del Lavoro, 47 - 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) - tel. Amministrazione e Contabilita: +39 051 4117170 - tel. Commerciale: +39 051 4117171 - tel,
Assistenza Tecnica: +392 051 4118840 - Sede Logistica / Magazzino: Via Ungheri, 7/D - 40012 CALDERARA DI RENO (BQ) - tel. +39 051 4117170 - www.skidata.it - BANCA

MPS: IBAN 1T34V0103036671000063270733 - BIC/SWIFT PASCITM1361

SKIDATA® is a registered trademark of SKIDATA AG in the USA, the European Union and other countries



Fattura proforma SKIDATA

’ KUDELSKI &

ROUP
Pagina: 2di2

Progetto $188303
Data fattura 11/11/2021
Numero fattura

Account cliente 6200430
P.IVA cliente 01982940833

Si considerano concordate le condizioni di fornitura e di pagamento di SKIDATA.

Saldo vendite 168,75
IVA 3713
Totale EUR 205,88

X

SKIDATA s.r.l. - Societa Unipersonaie
Sede legale: Via J. Ressel, 2F - 39100 BOLZANO - tel. +39 0471 501881 - amministrazione@skidata-pec.it - C.F.e P.l 01220250219 - Iscritta al registro imprese di Bolzano al
nr. 108185 — Capitale Sociale € 46.440 interamente versato
Sede Direzionale: Via del Lavoro, 47 - 40033 CASALEGCHIO DI RENO (BO) - tel. Amministrazione e Contabilita: +38 051 4117170 - tel. Commerciale: +39 051 4117171 - tel,
Assistenza Tecnica: +39 051 4118840 - Sede Logistica / Magazzino: Via Ungheri, 7/D - 40012 CALDERARA DI RENO (BO) - tel. +39 051 4117170 - www.skidata.it - BANCA
MPS: IBAN IT34V0103036671000063270733 - BIC/SWIFT PASCITMA 361 :

SKIDATA® is a registered trademark of SKIDATA AG in the USA, the European Union and other countries



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

DETERMINAZIONE
N. 204 __DEL ¥ -0s -20/7

Oggetto: Approvazione preventivo e successivo acquisto n° 1 Skiosk (cassa automatica)en®1
cassa manuale di riserva (TouchCash) per Sistema informatico emissione biglietti funivia

C . 1

| Settore: Funivia |

| Beneficiario: Skidata s.r.l. ' |

[ Importo: € 46.200,00 iva esclusa | o |

IL LIQUIDATORE

di ASM, dott. Agostino Pappalardo

Premesso:

Che tra gli atti di indirizzo del Consiglio Comunale di Taormina rientra anche quello di avviare la
procedura diretta di automazione dei parcheggi tramite sistema informatico.

Che attualmente, il sistema di biglietteria automatico della funivia & dotato di due Skiosk (cassa
auomatica) alla stazione di monte e una alla stazione di valle. -

Che & opportuno ampliare il sistema di vendita automatico dei bigIAietti funivia e parcheggio Strisce Blu
alla stazione di valle e inoltre in caso di guasto all'unica Skiosk (cassa auomatica) presente a valle, nei
casi di assenza del cassiere, non sarebbe possibile 'emissione dei biglietti.

Che P'acquisto di una cassa manuale di riserva (Touch Cash) utilizzabile indistintamente sia a valle che a
monte risulta indispensabile nel caso di guasto di una delle casse manuali presenti a monte e valle.

Che Skidata s.r.l. azienda installatrice e produttrice di tutto il sistema di biglietteria della funivia & 'unica
in grado di implementare il sistema di biglietteria.

Che pertanto essendo Skidata l'unica azienda in grado di implementare e completare il sistema si pud
procedere all’acquisto diretto cosi come previsto dal D.lgs 50/2016.




AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

Che pertanto il Responsabile Settore Parcheggi Sig. Carmelo Paolo Spadaro ha richiesto a Skidata s.r.l. un
preventivo pervenuto al prot. Asm n® 1756 del 16/05/2019.

Che i costi richiesti da Skidata s.r.l. per I'acquisto di n°1 Skiosk (cassa auomatica) e n°1 cassa manuale di
riserva (TouchCash) come da preventivo pervenuto al Prot. ASM n°1756 del 16/05/2019 ¢ di €
46.200,00 iva esclusa.

visto lo Statuto di ASM;
Tutto cio premesso
Determina

1. Approvare il preventivo e acquistare n°1 Skiosk (cassa auomatica) e n°1 cassa manuale di
riserva (TouchCash) per il sistema di biglietteria della Funivia

2. Successivamente a seguito di consegna e installazione liquidare dalla ditta Skidata s.r.].
I'importo di € 46.200,00 iva esclusa cosi come descritto nell’offerta allegata alla presente
determina

3. Trasmettere la presente determina agli uffici amministrativi.
4. Trasmettere la presente determina alla Giunta e al Consiglio Comunale di Taormina.

5. Pubblicare all’Albo.

Il Responsabile Settore Parcheggi
Slg Carmelo Paol Spada 0

/( /
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SKIDATA

Q fferta di ésg}ansione casse automatiche Skiosk

~ ASM Taormina
Alla c.a. Paolo Spadaro




Le transazioni DTA vengono fatturate annualmente seconds il fistino in vigore.
Di seguito riportiamo le fee per singola transazione:

[Aoproximats vakies only T
Please calculate exact fee %
shove.

Pricing schame T Proe por te valoes oy 11| Pricing schema
transaction |Pleass calculate axact prices! guidaling

0,065 <= 1200_2_% .0,325%
0,080 <= 14,000 0,300%
0,058 <= 18,000 k€| 0.291%

0,053 . <= 10.000 k€l 0.267%

0,051 . <= 20000 k€]  0,255%
0.032 <= 40000 K€} ~ 0,358%
0,025 <= 0000 k€[ 0.125%

0,02 <= 80.000 k€| " 0.110%
L 0,020 <z 100.000k€i. 0,100% C
La soluzione delle transazioni DTA ha l'obiettivo di dare un servizio aggiuntivo allutenza come per
esempio ia possibilith di vendita dei biglietti online direttamente dal vostro sito. e




SKIDATA | Offerta ca‘séa automatica Skiosk aggiuntiva

lva esclusa

r

i 100308

Jnclude cassa automatica SKIOSKS SMART Vending, Hicenza SW, installazione, 1850
keytix flow, 5000 bigliettl barcode fantold, 1 rotolo termico per ricevute

do 1l istino in vigore {vadest foglia transuxion! DTA)

1
Cassatta monete assummza 1
iintercom 1
Utitizzo outdoor in esterno 0
0
1

Riscaldamento per dimi freddi
Ventilazione per elimicald]

Engineering, serviai e spadizione 1 € 4.200,00
Dettaglio articoli
r 4 7
1 1 ) 847000014 | sdaskSmart Vending | Gask device [Modulo hase cassa autoratica SMART.CASH Vending
: TPledistalks SMART CASH Vanding 850-1300 mm alterza openﬁva
1 947000700 . isMoskSmort | Sasestanderd utente
1 VAR/KIT TAST+HMQUSE L VAN/K!T TAST+MOUSE LOGITEK Frastiers + mouse
b 946010050 Coder Unfimited | Baseunit . Unit.. df codifica
Coder Unfimized | Fesder module RAD-
i 945010065 OFEEDS ) Oopplo trascinatore _n_g_d_e_r r uniimited RFiD-barcode I
1 945010074 CO UNLMITED RFID/13MH2 Retrofit RFID 13 1
Coder Basic/Coder Unikmited | Barcods }‘
1 946010512 imodule grosswise ‘Lettoce Barcode Trasversale
[ lskiosk Smart 1 ﬁwmrv mnfhuraﬁnn Euro
1 947000300 icountres A X |Configuratione Eura
1 GITIKETY = Tcket Skidata fscatola da 5000 bigllett] grafica Skidata
1 : N'IOCDNZ . :hbsk Smm { Blnknohe t«.ycler MEI-SCR Letiore banconate caa vand!n;gsm lngggng;q o
1 L. 9470@230 X ﬁhsk smart| C _' em star 35¢ con rendicesto ricroola
1 947000238 {skiosk Smart ] Pay-euthoppers _m‘__'conlznlm monete ad ata Sapack... a picarica many
1 347000150 i'swnr CASH Coolng 0t i ficireolo per temperature fino 2 508 ]
1 947000162 {skiosk Smart | Alérra siren [aharme sirgna acy
H W , external d , bead wire
1 CP22121 {Thermal paper roll for skiosk dhmmr-‘lsmm, Eco S2g/m*, free de fengthca. 230m. |
Pigstre EMV per Smart.cath RDO23707, Plastre ENV mvw Smartcash RD023707 MOZB”O& ROO&%
1 €MB24500400 B ) IADD23706, ROO2ZOSTVERN VERNICIATE RALTO2L
1 COS/IUP2S0RASE _ [CosAUP250BASE o [rerminate eV tup 250 Base AN pad
1 COS/ACCESSOR . cus/wassom . ’ Anusmﬂ motagelo terminate
1 COS/IURZS0 ‘cusﬂunzso menale EMY HUR Card Reader
: fLettose COSAILICISOB con T-LESS . L
x £BS/iucIs0e CDY/IUC1508 s
1 947000454 Isklosk Smart 1Cdighal-Commend_ET908  lintercom <hient for skiosk Smart Commend dggi EVO08. |
1 937804512 IS -SMAKRT.CASH-Vending licents Software Smart.Cash Vending Refund - N
Lanane annuale per abbonamento uw:de softws Smn.c:sh
1 337814612 .. |SV-SMIART.CASH-Vending Refund
1 INST/CASSA INST/CASSA nstflazions montaguic ¢ avyio cassa mmm
Forfait per istruione af'instaliazione & messa .
1 INSTFORFAIT in funziana Forfalt per istruzione aff' e & messa ln_ hrnx\ona‘ N
LDSINSTUGHY finoa 2te 5 EMY nefingaz nali EbAV - ;
1TOUCH.CASH
Canone annuo Touch.Cesh .
include solo PC come back up




Totale canone annuo s partive dot 7+ anvat € 1.003,05

Augurandomi che guanto esposto sia di Vs interesse rimango comunque a Vostra disposizione per valutare insieme
qualsiasi ulteriore e possibile variante da Voi proposta.

Cordiali saluti ‘ : .

Marco Fiorentino

Sales Area Manager Centro Sud

SKIDATA s.r.l.
Per accettazione
Clisnte SKIDATA SH .
Data, timbro s fima Data, timbro e firma




